
     

De: Câmara Campanha <admcamaracampanha@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 15 de maio de 2024 14:29
Para: itamarrsouza@hotmail.com <itamarrsouza@hotmail.com>
Assunto: Cotação - Recarga de Extintor
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Câmara Campanha <admcamaracampanha@gmail.com> 28 de maio de 2024 às
11:13

Para: ITAMAR SOUZA <itamarrsouza@hotmail.com>

Prezado, bom dia.
Considerando a cotação fornecida à Câmara Municipal da Campanha para recarga
de extintores, informo que a sua empresa apresentou a melhor proposta nos itens: 

1 - Recarga de extintor H2O, (conforme NBR 15808),
classe A, 10 Litros.(Quantidade: 04)
2- Manutenção e recarga de extintor Pó Químico Seco (conforme NBR 15808) a
base de bicabornato de Sódio NaHCO3 90%, classe B e C, 6kg. (Quantidade: 03)
3- Manutenção e recarga de extintor Dióxido de Carbono C02 (conforme NBR
15808) classe B e C, 6kg. (Quantidade: 01)

Para darmos andamento ao processo, necessitamos dos seguintes documentos:
CND Municipal;
CND Federal;
Alvará de funcionamento;
Comprovante de endereço da empresa;
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Documento de identificação com foto do representante.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--
At.te
Departamento Administrativo Financeiro.
-
(PT) Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei.
Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou
divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu
esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em
seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.
(EN) This message may contain confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law.
If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or
take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please
advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it. Thank you for your cooperation.

🌳 Por favor, leve o meio ambiente em consideração antes de imprimir este e-mail!

ITAMAR SOUZA <itamarrsouza@hotmail.com> 28 de maio de 2024 às 11:26
Para: Câmara Campanha <admcamaracampanha@gmail.com>

BOM DIA!
SEGUE OS DOCUMENTOS SOLICITADOS 

     

De: Câmara Campanha <admcamaracampanha@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 28 de maio de 2024 12:13
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Para: ITAMAR SOUZA <itamarrsouza@hotmail.com>
Assunto: Re: Cotação - Recarga de Extintor
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

5 anexos

CASA DO EXTINTOR - CND MUNICIPAL 05-03-2024.pdf
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Câmara Campanha <admcamaracampanha@gmail.com> 3 de junho de 2024
às 16:36

Para: ITAMAR SOUZA <itamarrsouza@hotmail.com>

Câmara Municipal da Campanha, situada à Rua Padre Natuzzi, 79, Centro,
Campanha, Minas Gerais, CNPJ 03.644.213/0001-44

AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OU FORNECIMENTO

Data: 03/06/2024
O fornecedor Casa dos Extintores LTDA, localizada na  Avenida Rei Pelé,553 , Bairro
Nossa Senhora Aparecida, Cidade Três Corações, Estado Minas Gerais, CEP.
37.417-360, CNPJ 17.822.374/0001-95, telefone (35) 3231-4207, fica AUTORIZADA
a prestar o seguintes serviços e/ ou fornecimento:

Item 1
Descrição: Recarga de extintor H2O, (conforme NBR 15808), classe A, 10 Litros.
(Validade mínima de 12 meses)
Unid: 4 
R$ Unitário: 35,00
R$ Total: 140,00

Item 2
Descrição:Recarga de extintor Pó Químico Seco (conformeNBR 15808) a base de
bicabornato de Sódio NaHCO3 90%, classe B e C, 6kg. (Validade mínima de 12
meses)
Unid: 3
R$ Unitário: 48,00
R$ Total: 144,00
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